
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Hatay ANTAKYA Ekinci Atatürk Ortaokulu 20-21 Yanıt Yayınları 8. Sınıf Deneme 5 TG 4417 335 201 46

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.22 6.03 10.21 6.29 2.87 5.34 6.93 2.45 6.11 4.02 3.38 2.89 5.95 5.10 4.26 9.14 8.06 6.45 44.55 27.87 35.26 249.813

İl Ortalaması 13.99 4.46 12.50 6.85 2.39 6.05 7.24 2.08 6.55 5.30 3.00 4.30 7.75 5.31 5.98 10.67 7.35 8.22 51.81 24.59 43.61 287.523
Okul Ortalaması 13.48 5.07 11.79 6.30 2.61 5.43 7.48 2.07 6.79 3.98 3.20 2.91 5.17 4.91 3.54 9.61 8.46 6.79 46.02 26.30 37.25 258.318

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - RECEP DOĞRU 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 15 3 14.00 17 3 16.00 78.00 10.00 74.67 428.907 168 39 38 1
2 0 - BORAN ÖZALP 8 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 3 14.00 15 4 13.67 78.00 9.00 75.00 420.000 224 46 45 2
3 180 - SÜLEYMAN CENGİZ 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 7 10.67 15 5 13.33 75.00 15.00 70.01 400.480 340 61 56 3
4 174 - SELİN CEYLAN 8 / A 20 0 20.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 11 2 10.33 15 5 13.33 70.00 13.00 65.65 391.493 409 72 65 4
5 143 - M ALİ SÖNMEZ 8 / B 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 3 9.00 15 4 13.67 70.00 12.00 66.01 386.267 439 77 69 5
6 140 - LİLA DOKSÖZ 8 / B 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 4 7.67 14 5 12.33 72.00 10.00 68.67 386.240 444 78 70 6
7 90 - DEFNE ATASOY 8 / A 15 3 14.00 9 1 8.67 8 2 7.33 6 3 5.00 9 1 8.67 14 6 12.00 61.00 16.00 55.67 340.907 854 112 96 7
8 108 - EYLÜL MUTLU 8 / A 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 6 3 5.00 11 8 8.33 62.00 16.00 56.67 336.453 906 119 99 8
9 151 - MELİSA TÜMER 8 / B 15 4 13.67 6 3 5.00 8 0 8.00 8 1 7.67 5 3 4.00 15 5 13.33 57.00 16.00 51.67 320.453 1094 130 108 9

10 0 - EFE ŞAHAP CENGİZ 8 / A 16 3 15.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 8 5.33 12 8 9.33 61.00 24.00 52.99 320.400 1108 131 109 10
11 87 - CEMRE MUTLU 8 / A 20 0 20.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 9 10 5.67 59.00 19.00 52.67 318.693 1122 134 111 11
12 0 - MALİK CAN BAĞDADİ 8 / A 14 3 13.00 8 1 7.67 7 3 6.00 6 1 5.67 9 2 8.33 10 9 7.00 54.00 19.00 47.67 302.667 1364 149 116 12
13 0 - KERİM AYDIN 8 / A 15 4 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 5 6 3.00 13 7 10.67 53.00 27.00 44.00 290.240 1541 157 120 13
14 81 - BEGÜM DOKSÖZ 8 / A 14 3 13.00 8 1 7.67 9 1 8.67 5 3 4.00 5 10 1.67 12 7 9.67 53.00 25.00 44.68 284.053 1620 163 123 14
15 0 - YUSUF DİN Ç 8 / A 12 8 9.33 5 4 3.67 8 2 7.33 5 5 3.33 11 4 9.67 11 9 8.00 52.00 32.00 41.33 282.213 1655 164 124 15
16 194 - YÜKSEL AYDIN 8 / A 13 5 11.33 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 6 3 5.00 11 8 8.33 51.00 25.00 42.67 279.547 1698 170 127 16
17 163 - NİL MERYEM DÖNMEZ 8 / A 16 3 15.00 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 6 2.00 9 9 6.00 51.00 26.00 42.33 274.213 1774 175 131 17
18 0 - NARİN MUTLU 8 / B 13 6 11.00 8 1 7.67 8 1 7.67 3 5 1.33 6 3 5.00 11 9 8.00 49.00 25.00 40.67 272.453 1794 177 133 18
19 112 - FİDAN ANLAR 8 / B 15 4 13.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 4 3.67 7 5 5.33 6 12 2.00 51.00 27.00 42.00 268.000 1874 182 137 19
20 1 - SÜLEYMAN CEYLAN 8 / C 14 5 12.33 5 5 3.33 9 1 8.67 1 2 0.33 8 6 6.00 10 9 7.00 47.00 28.00 37.66 267.973 1878 183 138 20
21 43 - ATAKAN KOÇAK 8 / C 14 5 12.33 8 2 7.33 6 3 5.00 7 1 6.67 5 8 2.33 10 9 7.00 50.00 28.00 40.66 266.187 1912 185 140 21
22 0 - ALİMERT DOKSÖZ 8 / B 15 2 14.33 5 2 4.33 9 0 9.00 0 3 -1.00 0 4 -1.33 12 2 11.33 41.00 13.00 36.66 262.640 1968 188 141 22
23 0 - MUHAMMET DOĞRU 8 / A 16 3 15.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 4 2.67 2 2 1.33 9 11 5.33 47.00 24.00 38.99 261.733 1987 189 142 23
24 82 - BERGEN ATAY 8 / B 12 6 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 2 5 0.33 5 5 3.33 11 7 8.67 47.00 26.00 38.33 260.880 1993 190 143 24
25 164 - NİMET ÇAĞLAR 8 / A 14 4 12.67 7 3 6.00 10 0 10.00 1 6 -1.00 3 6 1.00 10 6 8.00 45.00 25.00 36.67 255.573 2083 197 145 25
26 0 - YAREN SÖNMEZ 8 / B 14 4 12.67 6 3 5.00 7 3 6.00 2 2 1.33 7 5 5.33 8 9 5.00 44.00 26.00 35.33 255.547 2087 198 146 26
27 182 - ŞAHAP ATASOY 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 0 2 -0.67 3 6 1.00 13 7 10.67 44.00 27.00 35.00 252.907 2117 204 150 27
28 106 - ELİZE ÇAĞLAR 8 / B 16 3 15.00 3 5 1.33 7 3 6.00 1 8 -1.67 1 0 1.00 11 9 8.00 39.00 28.00 29.66 243.093 2258 216 154 28
29 316 - ONUR MAZI 8 / F 14 4 12.67 7 2 6.33 8 2 7.33 2 6 0.00 4 9 1.00 7 9 4.00 42.00 32.00 31.33 230.667 2441 228 158 29
30 0 - ZEYNEP CENGİZ 8 / A 15 2 14.33 7 2 6.33 8 2 7.33 5 3 4.00 1 2 0.33 1 3 0.00 37.00 14.00 32.32 225.280 2535 231 159 30
31 0 - İKLİM CEYLAN 8 / B 9 9 6.00 6 2 5.33 8 2 7.33 2 6 0.00 4 4 2.67 10 7 7.67 39.00 30.00 29.00 220.907 2589 233 160 31
32 193 - YUSUF UÇAR 8 / D 13 5 11.33 5 4 3.67 7 3 6.00 1 3 0.00 1 1 0.67 8 10 4.67 35.00 26.00 26.34 214.693 2673 240 163 32
33 0 - ŞAHİN CEYLAN 8 / C 14 6 12.00 2 5 0.33 8 2 7.33 0 0 0.00 3 10 -0.33 9 11 5.33 36.00 34.00 24.66 211.093 2739 248 166 33
34 101 - EKİN DOĞRU 8 / B 15 3 14.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 7 8 4.33 37.00 36.00 24.99 210.187 2763 251 169 34
35 148 - MEKET ÖZAL 8 / B 16 3 15.00 3 2 2.33 6 4 4.67 1 6 -1.00 4 9 1.00 6 14 1.33 36.00 38.00 23.33 208.427 2791 253 170 35
36 0 - ARDA TÜMER 8 / A 9 5 7.33 3 2 2.33 5 3 4.00 2 3 1.00 2 4 0.67 10 9 7.00 31.00 26.00 22.33 199.547 2924 256 172 36
37 0 - BARAN CENGİZ 8 / B 9 11 5.33 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 4 13 -0.33 10 10 6.67 40.00 47.00 24.33 196.000 2975 260 174 37
38 0 - İREM DOKSÖZ 8 / C 8 6 6.00 5 1 4.67 7 2 6.33 2 3 1.00 4 2 3.33 4 10 0.67 30.00 24.00 22.00 185.333 3121 270 178 38
39 0 - İREM ÖNAL 8 / D 9 6 7.00 3 7 0.67 5 3 4.00 1 2 0.33 3 2 2.33 7 11 3.33 28.00 31.00 17.66 180.853 3195 273 180 39
40 12104310046 - NAFİCAN AYDIN 8 / C 12 5 10.33 2 4 0.67 8 1 7.67 5 4 3.67 3 11 -0.67 1 11 -2.67 31.00 36.00 19.00 169.307 3344 280 181 40
41 171 - SALİH ATASOY 8 / A 11 8 8.33 4 5 2.33 6 4 4.67 3 1 2.67 2 7 -0.33 4 12 0.00 30.00 37.00 17.67 168.453 3354 281 182 41
42 0 - ARDA ANLAR 8 / C 10 10 6.67 7 3 6.00 4 6 2.00 0 5 -1.67 3 7 0.67 6 13 1.67 30.00 44.00 15.34 164.933 3404 282 183 42
43 0 - IRMAK TÜMER 8 / D 7 12 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 12 2.00 13.00 24.00 5.00 126.667 3888 313 191 43
44 150 - MELİSA KUTLU 8 / D 4 16 -1.33 5 5 3.33 7 3 6.00 0 0 0.00 1 1 0.67 5 13 0.67 22.00 38.00 9.34 124.933 3907 315 192 44
45 0 - AKILCEM DÖKSÖZ 8 / C 4 14 -0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 1 6 -1.00 4 9 1.00 6 12 2.00 24.00 52.00 6.67 124.000 3918 316 193 45
46 12 - ARDA BERK KORKMAZ 8 / C 2 16 -3.33 2 6 0.00 4 6 2.00 0 6 -2.00 1 4 -0.33 6 12 2.00 15.00 50.00 -1.66 91.147 4260 333 200 46


